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Confidencialidad. Este mensaje puede contener información privilegiada y 
confidencial. Si usted no es el destinatario, no podrá copiarla, entregarla o
enviarla a un tercero. Si fuera este el caso, le rogamos elimine el mensaje y lo
notifique a su emisor mediante mensaje de respuesta.
Confidencialitat. Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i
confidencial. Si vostè no és el destinatari, no podrà copiar-la o lliurar-la a un
tercer. Si fos aquest el seu cas, li preguem elimini el missatge, notificant-lo al
seu emissor mitjançant missatge de resposta.
Confidentiality. This message may contain privileged and confidential
information. If you are not the addressee, you may not copy, deliver or send
this message to anyone. If this was the case, please destroy the message and
kindly notify the sender by reply e-mail.
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El
medioambiente es cosa de todos.

 

De: Administración
A: "Raquel Banaco - JumpYard"; "Pedro Almeida - JumpYard"; "Miriam Castel - JumpYard"
Cc: Sergio Ruiz; Sergio Ruiz; Knarik
Asunto: JY / PORTO / CORNELLA / BILBAO / SEVILLA / VALENCIA - PREVISION COBROS
Fecha: martes, 13 de febrero de 2024 10:33:00
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image002.png
image003.png
image004.png
image006.png

Buenos días
 
Necesito previsión de pago URGENTE. Tenemos pagos programados y necesito saber con que
puedo contar de JY .
 
Saludos
 
 
 

 
 

De: Administración 
Enviado el: miércoles, 7 de
febrero de 2024 15:33
Para: 'Raquel Banaco -
JumpYard'
<raquel.banaco@jumpyard.pt>;
'Pedro Almeida - JumpYard'
<pedro.almeida@jumpyard.pt>;
'Miriam Castel - JumpYard'
<miriam.castel@jumpyard.es>
CC: Sergio Ruiz
<ruiz@ouxion.com>; Sergio
Ruiz <ruiz@ouxion.com>;
Knarik <knarik@ouxion.com>
Asunto: JY / PORTO /
CORNELLA / BILBAO / SEVILLA /
VALENCIA - PREVISION COBROS
 

Buenos días Raquel / Pedro
 
Necesito previsión de pago de las facturas pendientes, ya hemos liquidado  a nuestros
proveedores / subcontratados y necesitamos saber la previsión del cobro. Algunas son antiguas,
si hay algún problema con alguna factura nos lo hacéis saber por favor . Os paso relación de
facturas pendientes
 

JY PORTO
 
Factura                Fecha Factura                                 Importe
90.2023/11         2023-05-08                                       2.843.75.-€
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90.2024/09         2024-01-11                                       3.392.42.-€
90.2024/10         2024-01-11                                          936,00.-€
90.2024/11         2024-01-11                                          795,60.-€
90.2024/12         2024-01-11                                       2.390,45.-€
90.2024/13         2024-01-11                                       3.458,00.-€
90.2024/14         2024-01-11                                     10.320,10.-€
90.2024/15         2024-01-11                                        1.638,04.-€
90.2024/16         2024-01-11                                          289,25.-€
90.2024/17         2024-01-11                                          558,13.-€
90.2024/18         2024-01-11                                       3.492,50.-€
90.2024/19         2024-01-11                                       1.440,,00.-€
90.2024/20         2024-01-11                                          600,00.-€
90.2024/21         2024-01-11                                       1.947,47.-€
90.2024/22         2024-01-11                                     14.076,54.-€
90.2024/23         2024-01-11                                       3.772,49.-€
 
                               TOTAL   JY PORTO                           51.950,74.-€
 
 

JY CORNELLA
 
Factura                Fecha Factura                                 Importe
23/138                2023-11-05                                          232,08.-€
23/142                2023-11-14                                          452.30.-€
23/145                2023-11-30                                          185,13.-€
23/148                2023-12-04                                          532.25.-€
24/014                2024-01-15                                       1.704,59.-€
24/015                2024-01-15                                       3.061,06.-€
24/016                2024-01-15                                       1.202,07.-€
 
                               TOTAL JY CORNELLA                      7.369,48.-€
 
 

JY VALENCIA
 
Factura                Fecha Factura                                 Importe
24/012                2024-01-15                                       4.478,51.-€
24/013                2024-01-15                                    11.608,74.-€
 
                              TOTAL JY VALENCIA                   16.087,25.-€
 
 

JY BILBAO
 
Factura                Fecha Factura                                 Importe
24/018                2024-01-16                                           348,48.-€
24/019                2024-01-16                                     67.558,10.-€
24/023                2024-01-16                                       5.412,54.-€
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24/019                2024-01-16                                     94.698,85.-€
 
                               TOTAL JY BILBAO                       168.017,97.-€
 
 

JY SEVILLA
 
Factura                Fecha Factura                                 Importe
24/002                2024-01-11                                  105.385,81.-€
24/008                2024-01-11                                     10.689,45.-€
24/010                2024-01-11                                       3.215,21.-€
24/026                2024-02-02                                     80.826,52.-€
24/028                2024-02-05                                       2.029,59.-€
 
                               TOTAL JY BILBAO                       202.146,58.-€
 
 

                TOTAL DEUDA PENDIENTE        445.572,02.-€
 
Os agradecería me podías contestar lo antes posible
 
Atentamente
 
 
 

 
 

De: Administración 
Enviado el: miércoles, 31 de
enero de 2024 15:59
Para: 'Raquel Servasco'
<rgarcia@servasco.es>; 'Pedro
Almeida - JumpYard'
<pedro.almeida@jumpyard.pt>
CC: Sergio Ruiz
<ruiz@ouxion.com>; Sergio
Ruiz <ruiz@ouxion.com>;
Knarik <knarik@ouxion.com>
Asunto: JY / PORTO /
CORNELLA
 
Buenas tardes Raquel / Pedro
 
Necesitaría saber previsión de
pago de las facturas que se han

quedado atrasadas y del resto de facturas de las obras de PORTO / SEVILLA / BILBAO, tenemos
pagos que realizar y nos es urgente para poder planificarlos
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Atentamente
 
 
 

 
 

De: Administración 
Enviado el: jueves, 25 de enero
de 2024 9:42
Para: Raquel Servasco
<rgarcia@servasco.es>; Pedro
Almeida - JumpYard
<pedro.almeida@jumpyard.pt>
CC: Sergio Ruiz
<ruiz@ouxion.com>; Sergio
Ruiz <ruiz@ouxion.com>
Asunto: JY / PORTO /
CORNELLA
 
Buenos días Raquel / Pedro
 
Recibimos las 2 transferencias,
en relación a facturas
pendientes de JY Bilbao / JY

Sevilla, se nos han quedado facturas antiguas pendientes, os las relaciono  y os las envío para ver
si le podéis dar curso a las mismas
 

JY PORTO
 
Factura                Fecha                                  Importe
90.2023/11         2023-05-08                       2.843.75.-€
 
 

JY CORNELLA
 
Factura                Fecha                                  Importe
138                       05/11/2023                         232,08.-€
142                       05/11/2023                         452,30.-€
145                       30/11/2023                         185,13.-€
148                       04/12/2023                         532,25.-€
 
 
También os agradeceríamos nos deis previsión de pago del resto de facturas que os enviemos en
emails anteriores de los JY de Valencia / Sevilla / Porto / Bilbao
 
Muchas gracias
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Saludos
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